
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ATATÜRK ORTAOKULU 8.SINIF ÜNLÜLER KARMASI JETT PERFORMAN İZLEME-120 211 219 2224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,88 7 3 5,60 6 3 5,58 5 3 3,88 6 8 3,64 9 8 6,71 44 31 33,29 297,240

Okul Ortalaması 9 8 6,73 6 3 5,20 6 3 5,50 4 4 2,37 4 6 1,50 7 9 4,47 37 33 25,77 271,210

KATILIMLAR

1 79 MELİSA AKSOY 8B 13 5 11,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 1 6,67 9 5 7,33 18 2 17,33 66 14 61,33 387,942 1 1 17 17 363
% 16

2 38 ELİF EYLÜL NAZ KIR 8B 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 5 7,33 13 7 10,67 68 15 63,00 384,478 2 2 20 20 383
% 17

3 9 BELİNA ŞAHİN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 8 1,33 16 3 15,00 67 14 62,33 377,647 3 3 24 24 440
% 20

4 6 BERKAY KARAARSLAN 8B 12 6 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 5 4,33 16 4 14,67 61 18 55,00 359,480 4 4 29 29 571
% 26

5 84 EKREM KORKMAZ 8B 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 3 0,00 7 3 6,00 10 6 8,00 50 19 43,67 336,937 5 5 39 39 719
% 32

6 85 NACİ ÇAKIR 8B 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 1 3,67 2 8 -0,67 10 9 7,00 44 29 34,33 288,922 6 6 79 80 1108
% 50

7 107 UMUT HOPAÇ 8B 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 3 5,00 4 4 2,67 9 11 5,33 40 37 27,67 278,886 7 7 94 97 1204
% 54

8 126 ZEYNEP KARACA 8B 11 7 8,67 6 3 5,00 6 3 5,00 2 5 0,33 3 4 1,67 5 9 2,00 33 31 22,67 265,965 8 8 109 113 1308
% 59

9 3 ASİFE İNANIR 8A 9 7 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 6 -1,00 5 8 2,33 6 12 2,00 35 39 22,00 262,463 1 9 114 118 1338
% 60

10 61 İREMSU İNANIR 8B 8 6 6,00 4 2 3,33 7 2 6,33 2 3 1,00 2 4 0,67 7 8 4,33 30 25 21,66 260,019 9 10 119 124 1367
% 61

11 15 YILMAZ İLERİ 8B 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 2 5 0,33 5 11 1,33 33 38 20,33 255,334 10 11 124 130 1413
% 64

12 221 ALEYNA NUR DUMAN 8B 6 12 2,00 4 4 2,67 6 3 5,00 2 5 0,33 5 5 3,33 7 9 4,00 30 38 17,33 250,047 11 12 129 136 1462
% 66

13 506 DENİZ EGE ÖKSÜZ 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 5 4 3,67 7 3 6,00 0 8 -2,67 4 12 0,00 33 40 19,67 241,046 12 13 141 148 1547
% 70

14 94 SEVGİ ER 8B 5 12 1,00 8 1 7,67 7 2 6,33 1 3 0,00 2 3 1,00 4 5 2,33 27 26 18,33 239,208 13 14 144 151 1565
% 70

15 119 YİĞİTCAN ÜRESİN 8A 11 3 10,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 4 3 3,00 2 9 -1,00 3 10 -0,33 25 39 12,01 236,993 2 15 149 156 1580
% 71

16 99 TUANA SEVGİ 8A 5 5 3,33 1 4 -0,33 5 2 4,33 3 5 1,33 4 9 1,00 3 8 0,33 21 33 9,99 225,583 3 16 160 168 1700
% 76

17 32 UMUT COŞGUN 8A 3 10 -0,33 5 4 3,67 4 5 2,33 1 4 -0,33 1 3 0,00 5 13 0,67 19 39 6,01 207,915 4 17 181 189 1898
% 85

18 222 MUSA ARS AN 8A 6 12 2,00 5 4 3,67 3 6 1,00 1 5 -0,67 1 6 -1,00 3 14 -1,67 19 47 3,33 200,856 5 18 190 198 1996
% 90

19 149 YİĞİT ATA DEMİRKOL 8A 4 15 -1,00 6 4 4,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 64 1,67 190,909 6 19 194 202 2096
% 94

20 57 HASRET D AKSU 8A 4 10 0,67 0 10 -3,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 1 11 -2,67 1 10 -2,33 10 51 -6,99 173,662 7 20 203 211 2196
% 99
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